Prefeitura

Muricipa Sec. de sup. e contratos - CPL <cplidsnoretama.es.gov.br>

PREFEITURA DE SOORETAMA/ES (CHAMAMENTQ PUBLICO N° 01/2020)

4 mensagens

ANTONIO CARLOS SANTOS JUNIOR <antonio.carlos.santos@bradesco.com br> 14 de janeiro de 2020 09:27
Para: "cpl@sooratama.es gov.br" <cpl@sooretama.es.gov.br>

Ce: DANIEL DA SILVA SANTOS <danielsilva santos@bradesco.com.br>, BARBARA DA SILVA FIGUEIREDO <barbara s figueireco@bradesco com br>, ELIETE MARIA

MARTINS DE SOUZA <eliete souza@bradesco.com br>, ELTON PHILL COLLINS SILVESTRINI DOS SANT <ellon sant@bradesco.com.br=, MURILO DUARTE DE
OLIVEIRA <murilo.aliveira@bradesco.com.br>

Prevados

Bom din

Fatamos anahisando nossa participagdo na referida edital de credenciamento em arexo e necessitamos dos esclarceimentns parg a5 seeuintes questionameaning
'y I L

1. Qual a estimativa do vader (RS) total anval a ser arrecadado pars cada doenmentostribito?

1L
185:
Taxa de Licenga:
ITBI:
Diversos:
Parcelamento;
Taxas Ambicntais:

2. Quala estimativa do percentual (%) de inadimplincia?

Ao Quala cstimativa do percentual (o) de pagamento cm coba tmiea !
I

1. A confecgio, emissio e postagem dos carés ficard a cargo da Prefeiur?

Com relagiio ao repasse da arvecadacdo para a conta da Prefeitura, considerando a Conslitnicio Federal de 1988, art. T4, pardgrato 3%, das disponibdidades de caixa,

devemos repassar o valor da arrecadagio para uma conta de banco oficial (pablico), Sendo assim, gentileza informar o nimero do banco publico, arencia ¢ conta. (Nin

podercmos utilizar uma conta Bradesco para este fim por se tratar de Baneo Privadao).

Acuardamaos

Antonna Cavlos Santos Jumor

AL Departantente Riadesca Pader Publico
Tolo Comereal: (011 36842175 Ramal 23200
antenio carfos. sanlos@bradesco.com.br
BANCO BRADESCO SAL

Cidade de Deus 8N Osasco/SP Prédio Verde - Subsolo
CPATO ANBEMA

De: THAYNA DE LIMA BANDEIRA <thayna bandeirafithradesco com.br>
Enviada em: seqgunda-feira, 13 de janeiro de 2020 14:10
Para: ELIETE MARIA MARTINS DE SOUZA <sliete souzagibradese

com.br>; MURILO DUARTE DE OLIVEIRA <murila ohvairagbiadescn com bes, ANTONIO



CARLOS SANTOS JUNICR <antaniio.caros.santosy
DA SILVA FIGUEIREDO <barbara.s.figugiredo
Ce: THAMIRES CORREA SILVA <thamires.c.silvad@bradescs.com br>

Assunta: ENC: >>> URGENTE <<< SOLICITAGAO EDITAL DE SOORETAMA/ES

Prezados, haa tarde

Sogon edival para provadéneias

De: PAULO TESCH <pauiu.leschipbradesco.com.br> Em nome de 1493 - Linhares - Adm

Enviada em: segunda-feira, 13 de janeiro de 2020 12:00

Para: THAYNA DE LIMA BANDEIRA <thayna bandewa@bradesco.com br>; DANIEL DA SILVA SANTOS <danielsiiva. santos@@bradesco.com b
Cc: THAMIRES CORREA SILVA <thamires c.s:iva@liradesco com. br>; KATHIA BARBUGIAN RODRIGUES <kathia.rodriguesg@bradesco.com br>
Assunto: RES: »>> URGENTE <<< SOLICITACAO EDITAL DE SOORETAMA/ES

Prezada Thayna, Boa Tarde !

Confarme solicitado, segue o edital em anexo.

Atenciosamenle,

Paulo Tesch
Banco Bradesco S/A
Ag.: 1493-1 Linhares

Ermail: paula teschf@bradesco com.br

(27)2103-1450 - Ramal 1451

"f’ bradesco

Em

De: THAYNA DE LIMA BANDEIRA

Enviada em: segunda-feira, 13 de janeiro de 2020 08:43

Para: DANIEL DA SILVA SANTOS <danielsilva santosgibradesco. cam br>; 1493 - Linhares - Adm <1483 adm@bradesco.com.br> 1493 - Linhares - Gerencia
<1483 guiehcabradesco com. br>

Ce: THAMIRES CORREA SILVA <thamires.c.silvagibradesco.com.br>; MARIANA DE OLIVEIRA BENAZ| RIBEIRO <mariana.benazi@bradesco.com br>; KATHIA
BARBUGIAN RODRIGUES <kalhia.rodrigues@bradesco.com.br>

Assunto: >>> URGENTE <<< SOLICITACAO EDITAL DE SOORETAMA/ES

Prezados, bom dia

Favor enviar o edital.

PRAZO PARA ENVIO DO EDITAL: 14.01.2020.



Obs.: Caso tenha dificuldade em retirar o Edital, favor protocolar o oficio anexo.

CREDENCIAR instituigdes financeiras para prestagio de servigos bancarios de recolhimento de tributos, impostos, taxas, divida

ativa e demais receitas publicas devidas & municipalidade, através de DAM, em padriio FEBRABAN, por interméadio de suas

Objeto . i . e
e agencias, com prestacao de contas por meic magnético dos valores arrecadados, a cargo da Secretaria de Finangas, de acordo
com o Termo de Referéncia anexo ac edital
abertura: 18/02/2020 1430 Sitrncho  NOVA
Datas
Procosso
Esdital  SM/T/2020 Preco edital
Grgao  Prefeitura Municipal de Sooretama Coadigo
tadereco  Rua Vitono Bobbie, o 281 - cenlro OFP Telaforne (27} 32734202 (273 9B0R.LH2
Cidasle  Sooretama UF 5 Fax

MAIORES INFORMAGOES poderdo ser oblidas com a Comiss3io Permanente de Licitacdo, através do emall eplisnoreiana es gov br aion

fone 27-3273-1282 LOCAL: Prefeitura Municipal de Sooretama-ES - Setor de Licilagdo, lncalizada 3 Rua Vidno Bobbo, oo

BEY L Lent .

Sooretama/ES. PERIODO DE ENTREGA DOS ENVELOPES' No Setor de PROTOCTL 2, no enderacn acima citadn, de 13017 020 a8
170212 020, Adnsttaigao interessada em aderir 20 CREDENCIAMENTO de que trata o presente edital deverd aprosentar a Comissdo do

Uhservagle  Licitacdo por meio do Setor de Protocolo. sduato 3 Rua Vitdrio Bobbio, 281, centro, 218 o cia 17 de feversin di

2 020 44 17 horas, o3

gocumentos indicados no Edital, em envelope fechado. ABERTURA DA SESSAD, 14n e 20min do dia 18012/ 020, em ato pibiicn 1 edilal &

seLs anexas estido dsponiveis gratutamente ne "sitin® da Prefeitura Municipal de Sootelama alraves da paging
it
- BooretamalE S Protmente 554262

BANC(O BRADESCO SA.

4864-PiDepartamenty Bradesco Poder Piblico
Licitagoes e Contratos

Thayni de Lima Bandeira

Telo (11) 3684-7330 R: 232012 Fax: (11) 3684-4861

thayna bandeirag@bradesco com br

AVISO LEGAL
...Esta mensagem & destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informacio
confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se vocé nio for destinatario desta mensagem, desde & fica
notificade de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informacio
contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso vocé tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos
retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a eliminacdo do seu conteudo em sua base de dados, registros ou
sistema de controle. Fica desprovida de eficdcia e validade a mensagem que contiver vinculos obrigacionais,
expedida por quem ndo detenha poderes de representacdo.
LEGAL ADVICE

-This message is exclusively destined for the people to whom it is directed, and it can bear private and/or
.egally exceptional information. If you are not addressee of this message, since now you are advised to nob
release, copy, distribute, check or, otherwise, use the information contained in this message, because it js
illegal. If you received this message by mistake, we ask you to return this email, making possible, as soon as
possible, the elimination of its contents of your database, registrations or controls system. The message that
bears any mandatory links, issued by someone who has no representation powers, shall be null or void.

n:} Edital-001-2020-chamamento-bancos-1578595543. pdf
= B756K

Sec, de sup. e contratos - CPL <cpl@sooretama.es gov.br>
Para: financas@sooretama.es.gov.br

Bom dia;

Segue para analise, conhecimento, e, resposta.
Aguardamos para submeter ao requisitante.

A disposigdo sempre.
[Texte: das mensagens anteriorss ocito]

Secretaria de Suprimentos e Gestio de Contratos
CPL - Comissao Permanente de Licitagbes
Prefeitura Municipal de Sooretama-ES
Tel: (27).3273-12821 1273

-13 Edital-001-2020-chamamento-bancos-1578595543. pdf
B756K

Sec. de Finangas - Finangas <financas@sooretama.es.gov.br>

s /vy sooretama es gov b o telefone: 27 3273-1202 em dias Ofeis, das 1720300 45 17hs00 HONISON 8. A1 VE S Presidente da U

14 de janeiro de 2020 09.12

20 de janeiro de 2070 16:12



Para. cpl@sooretama.es.gov.br

i
i

Beoa Tarde, Senhores

Conforme solicitado segue abaixo as resposta dos questionamento

—————————— Forwarded message ---------

De Sec. de tributos - Tributario <libulanu@sovrelamn es.gov.hr>

Dale: sex., 17 de jan. de 2020 as 1614

Subject: Re: PREFEITURA DE SOORETAMAJES (CHAMAMENTO PUBLICO N° 01/2020)
To: Sec. de Finangas - Finangas <financas@@souretama.es.gov.br>

inadiplencia de 45%

Emqua., 15 de jan. de 2020 as 13:54, Sec. de tributos - Tributario <tributariogiscorelama.es.qov.br> escreveu:
1. Qual a estimativa do valer (R3) Lotal anual a ser arrecadado para cada documento/tributo?
1 ru: 300.000,00
I1SS: 1.700.000,00
Taxa de Licenga:
TR T60.0068,00
Diversos: 100,000,00
Parcelamento: 50.000,00
Taxas Ambientais: 30.000,00
20 Qual aesumativa do pereentual (%) de inadimpléncia?
45%
OQual a estimativa do percentual %) de pagamento em cofa sinica?
IPTL: 40%
4. A confecgio, emissdo ¢ postagem dos carnds ficard a cargo da Prefeitura? Nao, a confecegiio por contada institui¢io parceira (banco);

-

parte de sistema por conta da prefeitura: Confececdo dos carnés & pela Prefeitura

v Comrelagdo ao repasse da arrecadagio para a conta da Prefeitura, considerando a Constituigao Federal de 1988, arl. 164, pardgrafo 3¢,
das disponibilidades de caixa, devemos repassar o valor da arrecadagio para uma conta de banco oficial (publico). Sendo assim, gentileza
intormar o nimero do banco pablico, agencia ¢ conta. (Nao poderemos utilizar uma conta Bradesco para este fim por se tratar de
Banco Privado). Conciderandeo que no Municipio exite 3 Institui¢oes Financeiras de Natureza publica, que sdo: Banco do Brasil;
Banestes ¢ Caiva Econdmica Federal, poderd ser repassando o valor para uma desta institui¢ies, no momento oportuno seri
encaminhado os dados bancario.

Em qua., 15 de jan. de 2020 as 10:19, Sec. de Finangas - Finangas <financas@sooretama.es.gov.he> escreveu:

Bom dia;
Senhor Secretario
Seque para andlise, conhecimento, e, resposta dos itens 1;2;3;4 e 5.

eriores anulin)

ERCHAEGE

[Texio tas misisdyeiie alelioes ooutla)

All

losmiro E. Silva
Sacrelario de Finangas Dec.06/2019

All.

Jasmiro E. Silva
Secretario de Finangas Dec. 06/2019

Sec. de sup. e contratos - CPL <cpl@sooretama.es.gov.br> 21 de janeiro de 2020 08:43

Para anlonio.carlos santos@bradesco.com.br
Bom dia;
Apos submetermos os vossos questionamentos aos cuidados do llmo Secretario de Finangas, recebemos os esclarecimentos necessarios, conforme os
enviaimos aos cuidados de vossa senhoria neste momento. Esperamos estarem sanadas todas as dividas existentes sobre a matéria. Nos colocamos
a disposigao.

Tenha uma otima semana.

{lessus e el dnliriol e Ocuie]



